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MN § 85 

Redovisning ekonomi 

Myndighetsnämndens beslut 

Redovisningen av ekonomin godkänns. 

Ärende 

Redovisning ekonomi Myndighetsnämnden, myndighetskontoret  

t o m april 2021 

Beslutsunderlag 

Redovisning av ekonomin 

 

_____ 
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MN § 87 forts 

stycket 2 a eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § 

första stycket 14 och som innebär att någon ytterligare bostad eller lokal för 

handel, hantverk eller industri inreds innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked är 

   1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.  

  I det här ärendet innebär det att byggsanktionsavgiften för att inreda ytterligare 

en bostad i enbostadshus ska sättas till totalt 19 040 kronor. 

 

Enligt 11 kap 53 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 

inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om 

det är oskäligt med hänsyn till 

   1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 

genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 

   2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har 

kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 

   3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 

inträffa. 

Enligt 11 kap 53a § PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om 

avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. 

Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel. 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om överträdelsen inte 

har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 

anses vara av mindre allvarlig art. 

 

Enligt 11 kap 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift inte tas ut om rättelse sker 

innan frågan om sanktion eller ingripande har tagits upp till överläggning vid ett 

sammanträde, en rättelse kan vara att ta bort det olovligt utförda. 

 

Kommunicering 

Fastighetsägaren har getts möjlighet att inkomma med yttrande avseende detta 

ärende. Fastighetsägaren har lämnat följande yttrande:  

 
Hej, Vill gärna lämna en liten kommentar ang varför det blivit som det blivit och 
hoppas att byggnadsnämnden kan ha lite överseende med detta ang 
sanktionsavgiften.. ´Huset och lägenheten har alltid använts av samma 
hyresgäst. Några månader efter jag köpte fastigheten så flyttade denna 
hyresgästen ut och det ända jag gjort var att renovera "lägenheten" och stänga 
igen dörrhålet som var mellan "lägenheten" och huset så att de blir 2 separata 
boenden så man kan hyra ut till 2 olika hyresgäster. Typ så som folk gör när dom 
hyr ut sina hus till 2 olika hyresgäster , (bottenplan till en hyresgäst och  
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MN § 88 Dnr. Bygg 2021/72 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ventilkammare på 
fastigheten GRÖDBY 103:9 

Myndighetsnämndens beslut 

Myndighetsnämnden delegerar åt byggnadsinspektören att i det fall ingen erinran 

inkommer bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL.  

 

Beslutsunderlag 

Föreliggande tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Ansökan   2021-04-06 

Anmälan om kontrollansvarig 2021-04-06 

Situationsplan  2021-05-05 

Ritningar   2021-05-05 

 
Sammanfattning 

Sökt åtgärd avser nybyggnad av ventilkammare. 

 

Ärende 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ventilkammar som är en del av den 

kommunala VA-anläggningen.  

 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom detaljplan lagakraftvunnen 1972, utan genomförandetid. 

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen vad avser placering av 

byggnaden på mark som i detaljplan är parkmark/allmänplats 

 

Yttrandetiden går ut 2021-05-21 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.  

 

Motivering 

I det fall ingen erinran inkommer bedöms sökt åtgärd uppfylla kraven enligt 9 

kap. 31c § PBL.  Detaljplanen har ingen genomförandetid då den vann laga kraft 

innan 1987, åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt intresse.  
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MN § 88 forts 
Information 

Hur man överklagar 

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men 

skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor 

från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska 

överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den 

dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar. 

 

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför 

du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 

bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen 

ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 

telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna 

skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt. 

 
_______ 
 

Exp  
Skåne Blekinge Vattentjänst AB, Bruksgatan 1A, 295 31 BROMÖLLA 

Bromölla Kommun, Box 18, 295 21 BROMÖLLA 
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MN § 90 forts 
Avgift 

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Bygglovsavgift enligt taxa 2020: 

Lov och startbesked: 3 503 kr 

Kommunicering: 190 kr 

Kungörelse: 25 kr 

Summa avgift enligt taxan: 3 718 kr (faktura översänds separat) 

 

Upplysningar 

 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande 

skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor 

efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när 

beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.  

 Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se 

information sist i beslutet). 

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått 

laga kraft.  

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 

kap. 43 § PBL). 

 Myndighetsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § 

PBL). 

 Åtgärderna ska utföras på ett sätt som gör att de tekniska egenskapskraven 

enligt 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Kraven preciseras i plan- och 

byggförordningen (2011:338), PBF, Boverkets byggregler (2011:6), BBR 

samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder, EKS.  

 Byggnad ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan 

byggnader (avsnitt 5:6 BBR). 

 Arbetsmiljöplan kan behöva upprättas enligt arbetsmiljölagen. 

 Fastighetsägare ska lämna uppgift till kommunala lantmäterimyndigheten om 

nya, ändrade eller borttagna bostadslägenheter (lagen om lägenhetsregister 14 

§). 

 När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked skickas till 

Myndighetskontoret. Slutbesked utfärdas när byggherren har visat att alla krav 

i lovet är uppfyllda (10 kap. 34 § PBL).   
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MN § 91 Dnr. Bygg 2021/88 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri/ 
lagerbyggnad med pelletsanläggning på fastigheten 
NÄSUM 12:168 

Myndighetsnämndens beslut 
Myndighetsnämnden delegerar åt byggnadsinspektören att i det fall ingen erinran 

inkommer bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL.  

 

Beslutsunderlag 

Föreliggande tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Ansökan   2021-05-03 

Anmälan om kontrollansvarig 2021-05-03 

Situationsplan  2021-05-03 

Ritningar   2021-05-03 

 
Sammanfattning 

Sökt åtgärd avser nybyggnad av pelletsanläggning med en total höjd på 18 meter. 

 

Ärende 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av pelletsanläggning med en totalt höjd 

på18 meter. Pelletsanläggningen avses placeras på den sidan av byggnaden som 

vetter mot väg 116. 

 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom område med riksintresse för friluftsliv. Då sökt åtgärd 

avser en tillbyggnad av industrilokal är bedömningen att riksintresset inte 

påverkas. 

 

Yttrandetiden går ut 2021-05-20 

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.  

 

Motivering 

I det fall ingen erinran inkommer bedöms sökt åtgärd uppfylla kraven enligt 9 

kap. 31 § PBL. Riksintresset bedöms inte påverkas menligt. 
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MN § 91 forts 
Information 

Hur man överklagar 

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men 

skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits  
MN § 91 forts 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor 

från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska 

överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den 

dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar. 

 

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför 

du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 

bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen 

ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 

telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna 

skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt. 

 
_______ 
 

Exp 

Ytbehandlingsteknik i Näsum AB, Olofströmsvägen 470, 295 94 NÄSUM  

Pizzo Fastigheter AB, Olofströmsvägen 470, 295 94 NÄSUM 
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MN § 92 Dnr. Bygg 2021/52 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus och 
rivningsanmälan för garage och carport på fastigheten 
RÖRLÄGGAREN 1 

Myndighetsnämndens beslut 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 2010:900 

(PBL).  

2. För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Mikael 

Bengtsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden. 

3. Rivning av garage och carport (tot BYA 41 m2) ska vara slutförd innan 

arbetena avseende uppförande av parhuset med tillhörande 

komplementbyggnad får påbörjas. 

Avgift 20 016 kronor (se sammanställning avgift) 

 

Beslutsunderlag 

Föreliggande tjänsteskrivelse 2021-05-04 

Ansökan   2021-04-22 

Anmälan om kontrollansvarig 2021-04-22 

Primärkarta för rivning  2021-03-30 

Situationsplan  2021-04-19 

Ritningar (3 st)  2021-04-19 

Rivningsanmälan  2021-03-17 

 
Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av ett tvåbostadshus i ett plan med en 

byggnadsarea med tillhörande komplementbyggnad med en total byggnadsarea 

om 199,5 m2 samt rivningsanmälan för en carport om 17 m2 och ett garage om 24 

m2. 

 

Ärende 

För fastigheten Rörläggaren 1 gäller detaljplan 11-BRM-24/50 B 19501110 SPL 

som anger att 20% av fastighetens yta får bebyggas vilket renderar en tillåten 

byggnadsarea om 286,4 m2. Fastigheten är idag bebyggd med ett enbostadshus 

om 86 m2 och två komplementbyggnader om totalt 41 m2. 

Komplementbyggnaderna avses rivas för att skapa möjlighet att utföra sökt åtgärd 

som renderar en byggnadsarea om 199,5 m2. Den totala byggnadsarean renderar 

då 86 m2 + 199,5 m2 = 285,5 m2. 
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MN § 92 forts 
Förutsättningar 

Fastigheten ligger inom detaljplan 11-BRM-24/50 B 19501110 SPL. Åtgärderna 

stämmer med detaljplanen. 

 

Motivering 

Ansökan bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap. 30 § PBL då åtgärden 

överensstämmer med gällande detaljplan. 

 
Avgift 

Avgiften för bygglov i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Bygglovsavgift enligt taxa 2021: 

Lov och startbesked: 19 801 kr 

Kommunicering: 190 kr 

Kungörelse: 25 kr 

Summa avgift enligt taxan: 20 016 kr (faktura översänds separat) 

 

Upplysningar 

 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande 

skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor 

efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när 

beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se.  

 Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se 

information sist i beslutet). 

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått 

laga kraft.  

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 

kap. 43 § PBL). 

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt 

startbesked (10 kap. 3 § PBL). 

 Myndighetsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § 

PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbesked. 

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked ska en 

byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförordningen 

(2011:338), PBF. 

 Utstakning av byggnadens läge ska utföras av Tekniska enheten eller av 

annan med mätningsteknisk kompetens (ska godkännas av 

myndighetsnämnden). Kostnader för detta ingår inte i bygglovsavgiften. 
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MN § 92 forts 

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av byggherren 

(minst 2 veckor innan).  

 Dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten. Placeras byggnaden i 

eller nära fastighetsgräns kan det krävas takrännor och dagvattenavledning av 

olika slag.  

 Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska lämnas till 

Bromölla Energi & Vatten AB. 

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning.  

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte utförts 

(samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader efter att 

lovet förfallit.  

 

Information 

Hur man överklagar 

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men 

skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor 

från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska 

överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom fyra veckor från den 

dag beslutet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar. 

 

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför 

du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 

bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen 

ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 

telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna 

skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt. 

 
_______ 
 

Exp  
BD Bromölla AB, Östersjövägen 36, 294 77 SÖLVESBORG 
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MN § 94 forts 

Anläggningen kommer att omgärdas av ett staket och den totala ytan som 

åtgärden tar i anspråk uppgår till 60 x 40 m ca 240 kvm. Vidare kommer 

nedläggning av kablage dras till närliggande lada där övrig utrustning placeras. 

 

För fastigheten råder strandskydd enligt 7:14 Miljöbalken. Syftet med förbudet är 

att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor for djur- och växtliv på land och i 

vatten. Inom strandskyddsområde får inte 

 nya byggnader uppföras, 

 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

 grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, 

 åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter. 

 

Dispens får beviljas om det finns särskilda skäl och är förenlig med 

strandskyddets syften. 

 

Tomten är det område som markägaren kan hävda som en privat 

zon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen 

gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den 

behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. 

 

Motivering 

Anläggningen byggs i nära anslutning till befintliga byggnader. Tomtplatsen har 

redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 

Allmänhetens möjlighet att passera vid strandlinjen bedöms inte att förändras. 

Anläggningen ligger på ca 120 m söder om strandkanten. 

Livsvillkoren för växt eller djurlivet bör inte försämras väsentligt. 

Sökt åtgärd bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset. 

 
Upplysningar 

 Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning av kommunens beslut. 

Beslutet skickas till byggnadsnämnden och sökanden. Beslutet om 

överprövning kan inte överklagas.  
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MN § 95 Dnr. Strand 2021/4 

Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsnät för 
avlopp på fastigheterna NÄSUM 35:2 och NÄSUM 12:116 

Myndighetsnämndens beslut 

1. Myndighetsnämnden beviljar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 15 § 

om strandskyddet för Ansökan om strandskyddsdispens för ledningsnät för 

avlopp med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. 

2. Villkor för dispensen är att: 

 Befintlig marknivå skall bibehållas, 

 marken skall återställas efter åtgärdens genomförande. 

 

Avgift 7 616 kr i enlighet med taxa fastställd av Kommunfullmäktige (faktureras 

separat) 

 

Beslutsunderlag 

Föreliggande tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Ansökan 2021-03-10  

Karta med strandskyddets  2021-05-06 

avgränsning (skala 1:500)  

Karta (skala 1:500) 2021-03-10 

 

Sammanfattning 

Ansökan om dispens från strandskyddet avseende anläggning av ledningsnät för 

avlopp. 

 

Ärende 

Ansökan avser dispens för upptagning och nedläggning av ny avloppsledning 

inom strandskyddsområde, enligt 7 kap Miljöbalken.  

 

Fastigheten ligger inom samlad bebyggelse och inom Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet. Reningsverket gränsar till Natura 2000-område Holjeån som är 

skyddat enligt art- och habitatdirektivet. Fastigheterna ligger inom område med 

rörligt strandskydd Holjeån. Reningsverkets ungefärliga position där anslutning 

kommer ske är x/y: 6228558/211251. 

 

Åtgärden innebär att flytta en avloppsledning som ligger under 

Räddningstjänstens lokal samt åtgärda den flaskhals som idag kan uppstå vid 

kraftiga regn och som då orsakar översvämningar för intilliggande fastigheter.  
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MN § 95 forts 
Ledningssträckningen kommer förläggas i ett schakt ca 160 m inom 

strandskyddat område med ca 4 m schaktbredd och med ett arbetsområde på ca 7 

meter. Både under arbetet och efter åtgärdens genomförande har allmänheten fri 

passage till strandkanten. Åtgärden innebär endast en tillfällig påverkan. 

  

För fastigheten råder strandskydd enligt 7:14 Miljöbalken. Syftet med förbudet är 

att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor for djur- och växtliv på land och i 

vatten. Inom strandskyddsområde får inte 

 nya byggnader uppföras, 

 byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

 grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, 

 åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter. 

 

Dispens får beviljas om det finns särskilda skäl och är förenlig med 

strandskyddets syften. 

 

Motivering 

Marken behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Allmänhetens möjlighet att passera vid strandlinjen bedöms inte att förändras. 

Livsvillkoren för växt eller djurlivet bör inte försämras väsentligt. 

Sökt åtgärd bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset. 

 
Upplysningar 

 Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning av kommunens beslut. 

Beslutet skickas till byggnadsnämnden och sökanden. Beslutet om 

överprövning kan inte överklagas.  

 Sökanden erinras om att det förutom strandskyddsdispens krävs bygglov enligt 

Plan- och bygglagen. 

 Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver Länsstyrelsens 

tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för grävning eller annat 

arbete. 
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MN § 95 forts 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 

2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 
Information 

Hur man överklagar 

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men 

skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Myndighetsnämnden inom tre veckor 

från den dag då du fick del av beslutet.  

 

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr). Skriv varför 

du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. Du 

bör även skicka med handlingar som du tycker stödjer din ståndpunkt. Skrivelsen 

ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och 

telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna 

skrivelsen, skicka i så fall med fullmakt. 

 
_______ 
 

Exp  
Bromölla Energi och Vatten AB, Storgatan 40, 295 31 BROMÖLLA 

Länsstyrelsen Skåne län (e-post skane@lansstyrelsen.se) 
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MN § 96 forts 

Dispens får beviljas om det finns särskilda skäl och är förenlig med 

strandskyddets syften. 

 

Tomten är det område som markägaren kan hävda som en privat 

zon/hemfridszon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen 

gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den 

behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser. 

 

Motivering 

Vid besök på platsen, 2021-03-17, framkom att fastigheten är tydligt avgränsad 

med en skogsväg direkt söder om fastigheten som är tillgänglig för allmänheten. 

Det finns också en nivåskillnad på mellan 2-2,5 meter mellan vägen och 

fastigheten som ligger lägre. Denna väg bildar en tydlig avgränsning mellan 

privat tomt och allemansrättslig mark. 

 

Nära vägen, ca 1-1,5 m ligger huvudbyggnaden som har funnits sedan 1975. Det 

finns också en garagebyggnad som uppfördes samtidigt som huvudbyggnaden. 

Tomtplatsen bedöms redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att åtgärden saknar 

betydelse för strandskyddets syften. Livsvillkoren för växt eller djurlivet bör inte 

försämras väsentligt. 

 

Sökt åtgärd bedöms vara förenligt med strandskyddets syfte och att hela 

fastigheten kan anses vara privat tomt.  

 

Upplysningar 

 Länsstyrelsen ska besluta om eventuell överprövning av kommunens beslut. 

Beslutet skickas till myndighetsnämnden och sökanden. Beslutet om 

överprövning kan inte överklagas.  

 Sökanden erinras om att det förutom strandskyddsdispens krävs bygglov enligt 

Plan- och bygglagen. 

 Sökanden erinras om att arbetet förutom bygglov även kräver Länsstyrelsens 

tillstånd enligt Lagen om kulturminnen m.m. (KML) för grävning eller annat 

arbete. 

 Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten ska dessa i enlighet med 

2 kap lagen om kulturminnen mm avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. 

 

Hur man överklagar 

Överklagandet ska vara skriftligt och ställt till Länsstyrelsen i Skåne län men 

skickas till Bromölla kommun, Myndighetsnämnden, Box 18, 295 21 

BROMÖLLA alternativt myndighetskontoret@bromolla.se. Om du delgivits  
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MN § 97 

Delegationsbeslut Bygg 

Myndighetsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Ärende 

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen 

delegationsordning.  

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30  

 

Information överklagade ärenden april 2021 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

______ 
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MN § 98 

Delegationsbeslut Lägenhetsregister 

Myndighetsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Ärende 

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen 

delegationsordning.  

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

______ 



 

Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(37) 

Datum 

2021-05-20 
 

 

  
 

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

 

MN § 99 

Delegationsbeslut Miljö 

Myndighetsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Ärende 

Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen 

delegationsordning.  

Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

______ 
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MN § 100 

Delegationsbeslut Räddning 

Myndighetsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Ärende 

Av räddningschefen meddelade beslut april 2021 

2021-04-16 Tillstånd för explosiva varor, Lasse Johnssons Gräv AB, Bromölla, 

på fastigheten Bromölla Grödby 114:1. 

Av brandinspektör meddelade beslut april 2021 

2021-04-06 Tillsyn enligt LSO på Gualöv skola 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

______ 
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MN § 101 

Delegationsbeslut Trafik 

Myndighetsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 

Ärende 

Av handläggaren meddelade beslut 

Under perioden 2021-04-01 till 2021-04-30 har 1 nytt och 2 st förlängda 

parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdats.  

 

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

______ 






